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Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: PEDIDO URGENTE DE ESCLARECIMENTO AO PE 019/2023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – RJ - PALETEIRA
4 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 13 de fevereiro de 2023 às 09:14
Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: Licitacao1 - KCR Equipamentos <licitacao1@kcrequipamentos.com.br>
Date: sex., 10 de fev. de 2023 às 18:03
Subject: PEDIDO URGENTE DE ESCLARECIMENTO AO PE 019/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – RJ -
PALETEIRA
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Licitacao1 - KCR Equipamentos <licitacao1@kcrequipamentos.com.br>

A

ESCLARECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – RJ  

Ilmo Sr. Pregoeiro

 Ref. Pregão Eletronico n° 019/2023

 

 

K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à   AV: Marechal
Mascarenhas de Morais nº. 88,   nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita   no CNPJ. n.º
09.251.627/0001-90, vem através desta, esclarecer, a seguinte questão:

- NO ITEM 28 (PALETEIRA)  CONSTAM ESSAS ESPECIFICAÇÕES:

Paleteira manual com sistema hidráulico, suporta até 2.500kg, alcance de 2M, estrutura de aço, largura externa entre a 50 à 55cm,
rodas em nylon, comprimento dos garfos com 1.150mm. Garantia mínima de 12 mese. Deverá ser entregue montado ou ser
montado no local da entrega.

DESTARTE SOLICITO SABER SE SERIA COM OU SEM BALANÇA A PALETEIRA ? PARA  QUANTIFICARMOS
ADEQUADAMENTE. 

 

DESTE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.

 

Nestes Termos,

AGUARDO.

 

Araçatuba, 10 de fevereiro de 2023.
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_________________________________________

K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.

KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI

CARGO: SÓCIA-GERENTE.

CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

 

 

Favor acusar o recebimento deste e-mail

 

Atenciosamente,

Bruna C. Barbosa

Setor de Licitação (18) 99181-4932 WhatsApp (18) 3621-2782.

 

 

 

 

 

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 13 de fevereiro de 2023 às 10:28
Para: gabriel.wenderroschy@gmail.com, apoiosmilpmnf@gmail.com

Bom dia,

Por tratar-se de questões técnicas, encaminhamos para ciência e esclarecimentos necessários para o devido prosseguimento do
feito (processo 24.683/2022).

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.
 
Atenciosamente,

Comissão de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Infraestrutura e Logística PMNF <apoiosmilpmnf@gmail.com> 13 de fevereiro de 2023 às 10:39
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia,

Em resposta ao questionamento apresentado (PA 24.683/22), esclarecemos que não é necessário que a paleteira tenha balança.

http://www.liderbalancas.com.br/
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Atenciosamente,

Apoio Administrativo SMIL
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 13 de fevereiro de 2023 às 10:58
Para: licitacao1@kcrequipamentos.com.br

Bom dia, 
 Segue resposta do pedido de esclarecimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


