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M Gmail Licitagao PMNF <lici pmnf@gmail.com>

Solicitacdo de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA
FRIBURGO - RJ - Item: 2. (PID - 0279-23).

4 mensagens
Tatiana Silva <edital@daten.com.br> 15 de margo de 2023 as 15:00

Para: "licitacaopmnf@gmail.com" <licitacaopmnf@gmail.com>
Cc: Franklin Mota <ascom@daten.com.br>, Nelson Junior <analise@daten.com.br>

Solicitagdo de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RI - Item: 2. (PID - 0279-23).

Prezados (as) Senhores (as),

Boa Tarde.

Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situagdo requer, respostas aos questionamentos abaixo:

Pergunta 01 — A respeito das midias de instalagdo dos sistemas operacionais:

Em consonancia com a preocupagdo global de redugdo de residuos, a Daten tem por padrdo:

a. Disponibilidade, dentro de uma drea restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinstalagdo/recuperagdo do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos dispositivos, acessados
através do nimero de série do equipamento.
b. Parti¢do oculta no disco rigido contendo a imagem de reinstalagdo/recuperagdo do Sistema Operacional Windows 10.

Tal medida tem como objetivo a redugdo de residuos apds o uso eventual das midias, ja que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fébrica, e podem ser
reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. Entendemos portanto que a disponibilizagdo das ferramentas acima, por se tratar de midia eletronica, é superior ao
exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a especificagdo de midias fisicas. Nosso entendimento esta correto?

N&o estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o érgdo possui um Setor Central de manutengdo dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5
midias para cada lote adquirido, ou uma midia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da garantia dos equipamentos seja necessario
o envio de midias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento estd correto?

Pergunta 02 — No quesito AMOSTRA:

O enunciado acima menciona amostra aceita. Ponderando que os equipamentos a serem ofertados necessitam ter a sua configuragdo baseada nas exigéncias constantes em cada procedimento
licitatdrio, e levando-se em conta a demora no transporte destes produtos, uma vez que na maioria dos casos, a fabrica dos equipamentos n&o fica localizada no mesmo Estado onde as amostras devido
em ser entregues, entendemos que o prazo de entrega possa ser fixado em 07 (sete) dias uteis. Nosso entendimento esta correto?

Pergunta 03 - No quesito da Pagamento?

O edital ndo deixa claro o prazo de pagamento. Podem nds informar?

Pergunta 04 — No quesito EM RELAGAO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS:

Considerados os relevantes fundamentos langados antes, esse 6rgdo permitird, com base na validade reconhecida para a assinatura eletrénica em todos os ambitos (inclusive no processo judicial
eletronico) e também nos dispositivos e na expressa previsdo de racionalizagdo de procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregdo Eletrnico apresentem
suas propostas técnicas, de pregos e demais documentagdo, pela via eletronica, desde que assinada digitalmente através da estrutura de chaves publica e privada, dispensando a apresentagdo desses
mesmos documentos pelo meio fisico (de papel)?

Pergunta 05 - No quesito da Nota Fiscal?

O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta (Unico item). Considerando que os citados componentes possuem diferentes classificagdes fiscais e diferentes
tributagdes, obedecendo o determinado pelo Artigo 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que sera permitido a emissdo da nota fiscal destacando cada componente
separadamente permitindo que seja aplicada a classificagdo fiscal e tributagdo de cada item separadamente, sendo a soma total dos itens correspondente ao valor do item licitado. Esta correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,
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Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 15 de margo de 2023 as 15:34
Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

Boa tarde.

Segue solicitagdo de esclarecimento.
Atenciosamente,

Comissé&o de Pregao |

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiana Silva <edital@daten.com.br>

Date: qua., 15 de mar. de 2023 as 15:00

Subject: Solicitagdo de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RJ - Item: 2. (PID - 0279-23).
To: licitacaopmnf@gmail.com <licitacaopmnf@gmail.com>

Cc: Franklin Mota <ascom@daten.com.br>, Nelson Junior <analise@daten.com.br>

Solicitagdo de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL)_PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RI - Item: 2. (PID - 0279-23).

Prezados (as) Senhores (as),

Boa Tarde.

Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situagdo requer, respostas aos questionamentos abaixo:

Pergunta 01 — A respeito das midias de instalagdo dos sistemas operacionais:

Em consonancia com a preocupagdo global de redugdo de residuos, a Daten tem por padrdo:

a. Disponibilidade, dentro de uma &rea restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinstalagdo/recuperagéo do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos dispositivos, acessados
através do nimero de série do equipamento.
b. Parti¢do oculta no disco rigido contendo a imagem de reinstalagdo/recuperagdo do Sistema Operacional Windows 10.

Tal medida tem como objetivo a redugdo de residuos apds o uso eventual das midias, ja que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fébrica, e podem ser
reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. Entendemos portanto que a disponibilizagio das ferramentas acima, por se tratar de midia eletrénica, é superior ao
exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a especificagdo de midias fisicas. Nosso entendimento esta correto?

N3o estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o 6rgdo possui um Setor Central de manutengdo dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5
midias para cada lote adquirido, ou uma midia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da garantia dos equipamentos seja necessario
o envio de midias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento estd correto?

Pergunta 02 — No quesito AMOSTRA:

O enunciado acima menciona amostra aceita. Ponderando que os equipamentos a serem ofertados necessitam ter a sua configuragdo baseada nas exigéncias constantes em cada procedimento
licitatdrio, e levando-se em conta a demora no transporte destes produtos, uma vez que na maioria dos casos, a fabrica dos equipamentos néo fica localizada no mesmo Estado onde as amostras devido
em ser entregues, entendemos que o prazo de entrega possa ser fixado em 07 (sete) dias uteis. Nosso entendimento esta correto?
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Pergunta 03 - No quesito da Pagamento?

O edital ndo deixa claro o prazo de pagamento. Podem nés informar?

Pergunta 04 — No quesito EM RELACAO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS:

Considerados os relevantes fundamentos langados antes, esse 6rgdo permitird, com base na validade reconhecida para a assinatura eletrénica em todos os ambitos (inclusive no processo judicial
eletronico) e também nos dispositivos e na expressa previsdo de racionalizagdo de procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregdo Eletrnico apresentem
suas propostas técnicas, de pregos e demais documentagado, pela via eletronica, desde que assinada digitalmente através da estrutura de chaves publica e privada, dispensando a apresentagdo desses
mesmos documentos pelo meio fisico (de papel)?

Pergunta 05 - No quesito da Nota Fiscal?

O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta (Unico item). Considerando que os citados componentes possuem diferentes classificagdes fiscais e diferentes
tributacdes, obedecendo o determinado pelo Artigo 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que serd permitido a emissdo da nota fiscal destacando cada componente
separadamente permitindo que seja aplicada a classificagdo fiscal e tributagdo de cada item separadamente, sendo a soma total dos itens correspondente ao valor do item licitado. Esta correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Tatialrga Sil\(a

DA , EN X +55 713616.5537
Ha 20 anos produzindo L
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Carlos Veiga <veiganf@gmail.com> 22 de margo de 2023 as 16:57
Cc: "douglasmartins@sme.novafriburgo.rj.gov.br" <douglasmartins@sme.novafriburgo.rj.gov.br>, Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Segue as respostas aos questionamentos solicitados.
Pergunta 01 — A respeito das midias de instalagdo dos sistemas operacionais:
No tocante as midias digitais, torna-se imperativo uma quantidade que seja necessaria para a manutencéo no local onde serdo instalados os equipamentos.
De certo, muitas unidades encontram-se em zonas rurais e de dificil acesso, tornando assim necessario que a manutencéo seja feita muitas das vezes através de chamadas por video
g:t:.empresa se comprometer em enviar as midias no decorrer da garantia sem custos adicionais, quando solicitado, ndo havera nenhuma objecéo.
Pergunta 02 — No quesito AMOSTRA:
Sim, o prazo podera ser de 7 dias Uteis.
Em qua., 22 de mar. de 2023 as 12:45, Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br> escreveu:
Boa tarde,
Segue a resposta da pergunta 03 e 05.
Pergunta 3 - De acordo com o Termo de referéncia no item:
8. DO PAGAMENTO
8.1 0 pagamento serd efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018 e Decreto n° 313/2019 de 10 de outubro de 2019, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade:
- Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Fazenda Federal — abrange as contribuigbes sociais;
- FGTS;
- PGE — referente a Divida Ativa Estadual;
- Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;
- Estadual CND - referente ao ICMS.

8.2 A Nota Fiscal deverd conter a identificagdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;
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8.3 Na ocorréncia de rejeigdo da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua reapresentagdo.
OBS: Para esclarecer melhor, seguem em anexo os decretos discriminados no item "Do pagamento".

Pergunta 5 - Quanto a emissdo da nota fiscal, a mesma devera ser emitida de acordo com o solicitado. O processo em tela se trata de aquisicdo de Computador (Desktop - Basico) configuragdes minimas conforme anexo do
DIRTI - FNDE de acordo com o disposto no Termo de Referéncia, logo ndo serd permitido a emissdo da nota com itens separados, visto que o objeto da presente aquisi¢do trata-se de um Computador (Desktop - Basico),
conforme Termo de Referéncia.

----- Mensagem reencaminhada -----

De: Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

Enviado: quarta-feira, 15 de margo de 2023 as 15:34:53 GMT-3

Assunto Fwd: Solicitagdo de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RJ - ltem: 2. (PID - 0279-23).

Boa tarde.

Segue solicitagdo de esclarecimento.
Atenciosamente,

Comisséo de Pregao |

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiana Silva <edital@daten.com.br>

Date: qua., 15 de mar. de 2023 as 15:00

Subject: Solicitagéo de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RJ - Item: 2. (PID - 0279-23).
To: licitacaopmnf@gmail.com <licitacaopmnf@gmail.com>

Cc: Franklin Mota <ascom@daten.com.br>, Nelson Junior <analise@daten.com.br>

Solicitagsio de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL)_PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RJ - Item: 2. (PID -
0279-23).

Prezados (as) Senhores (as),

Boa Tarde.

Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situagdo requer, respostas aos questionamentos abaixo:

Pergunta 01 — A respeito das midias de instalagcdo dos sistemas operacionais:

Em consonancia com a preocupagao global de reducgéo de residuos, a Daten tem por padréo:

a. Disponibilidade, dentro de uma area restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinstalagdo/recuperagdo do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos
dispositivos, acessados através do numero de série do equipamento.
b. Partigao oculta no disco rigido contendo a imagem de reinstalagao/recuperacéo do Sistema Operacional Windows 10.

Tal medida tem como objetivo a redugéo de residuos apds o uso eventual das midias, j& que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fabrica, e podem ser
reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. Entendemos portanto que a disponibilizagao das ferramentas acima, por se tratar de midia eletronica,
& superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a especificagdo de midias fisicas. Nosso entendimento esta correto?

N&o estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o 6rgao possui um Setor Central de manutencdo dos equipamentos, entendemos que a Daten
pode fornecer 5 midias para cada lote adquirido, ou uma midia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da
garantia dos equipamentos seja necessario o envio de midias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento esta correto?

Pergunta 02 — No quesito AMOSTRA:

dade de pregco com o valor estimado para a contratacio, a licitante for considerada habilitada e tiver sua amostra

cla ada se, ap6s negociagao, houver compatib
aceita, se for o caso.”

O enunciado acima menciona amostra aceita. Ponderando que os equipamentos a serem ofertados necessitam ter a sua configuragéo baseada nas exigéncias constantes em cada
procedimento licitatério, e levando-se em conta a demora no transporte destes produtos, uma vez que na maioria dos casos, a fabrica dos equipamentos nao fica localizada no
mesmo Estado onde as amostras devido em ser entregues, entendemos que o prazo de entrega possa ser fixado em 07 (sete) dias tteis. Nosso entendimento esta correto?

Pergunta 03 - No quesito da Pagamento?

O edital nao deixa claro o prazo de pagamento. Podem nés informar?
Pergunta 04 — No quesito EM RELAGAO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS:

Considerados os relevantes fundamentos langados antes, esse 6rgéo permitira, com base na validade reconhecida para a assinatura eletrénica em todos os ambitos (inclusive no
processo judicial eletrénico) e também nos dispositivos e na expressa previsdo de racionalizacédo de procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que as licitantes
interessadas nesse Pregéo Eletrénico apresentem suas propostas técnicas, de precos e demais documentacéo, pela via eletrénica, desde que assinada digitalmente através da
estrutura de chaves publica e privada, dispensando a apresentacéo desses mesmos documentos pelo meio fisico (de papel)?

Pergunta 05 - No quesito da Nota Fiscal?

O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta (unico item). Considerando que os citados componentes possuem diferentes
classificagdes fiscais e diferentes tributagdes, obedecendo o determinado pelo Artigo 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que sera permitido a
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emisséo da nota fiscal destacando cada componente separadamente permitindo que seja aplicada a classificagéo fiscal e tributagéo de cada item separadamente, sendo a soma
total dos itens correspondente ao valor do item licitado. Esté correto nosso entendimento?

Atenciosamente,

Tatiana Silva
{it Ddaten.c br

DATEN2E | orsous

Ha 20 anos produzindo
computadores de con

~ 4 = y
i daten.com.br L—%‘ loja.daten.com.br

Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 23 de margo de 2023 as 09:48

Para: Tatiana Silva <edital@daten.com.br>
Bom dia!
Segue a resposta da Secretaria de Educagao referente ao esclarecimento do PE 051/2023.
Att,

Comissé&o de PRegéo |

---------- Forwarded message ---------
De: Carlos Veiga <veiganf@gmail.com>
Date: qua., 22 de mar. de 2023 as 16:57
Subject: Re: Fw: Solicitagao de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RJ - Item: 2. (PID - 0279-23).
To:
Cc: douglasmartins@sme.novafriburgo.rj.gov.br <douglasmartins@sme.novafriburgo.rj.gov.br>, Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>
Segue as respostas aos questionamentos solicitados.
Pergunta 01 — A respeito das midias de instalagéo dos sistemas operacionais:
No tocante as midias digitais, torna-se imperativo uma quantidade que seja necessaria para a manutencéo no local onde serdo instalados os equipamentos.
De certo, muitas unidades encontram-se em zonas rurais e de dificil acesso, tornando assim necessario que a manutencéo seja feita muitas das vezes através de chamadas por video
e etc.
Se a empresa se comprometer em enviar as midias no decorrer da garantia sem custos adicionais, quando solicitado, ndo havera nenhuma objegéo.
Pergunta 02 — No quesito AMOSTRA:
Sim, o prazo podera ser de 7 dias Uteis.
Em qua., 22 de mar. de 2023 as 12:45, Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br> escreveu:
Boa tarde,
Segue a resposta da pergunta 03 e 05.

Pergunta 3 - De acordo com o Termo de referéncia no item:

8. DO PAGAMENTO

8.1 0 pagamento serd efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018 e Decreto n° 313/2019 de 10 de outubro de 2019, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade:
- Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Fazenda Federal — abrange as contribuigées sociais;

- FGTS;

- PGE — referente a Divida Ativa Estadual;

- Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;

- Estadual CND — referente ao ICMS.

8.2 A Nota Fiscal deverd conter a identificagdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

8.3 Na ocorréncia de rejeigdo da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua reapresentagdo.

OBS: Para esclarecer melhor, seguem em anexo os decretos discriminados no item "Do pagamento".

Pergunta 5 - Quanto a emissdo da nota fiscal, a mesma devera ser emitida de acordo com o solicitado. O processo em tela se trata de aquisicdo de Computador (Desktop - Basico) configuragdes minimas conforme anexo do

DIRTI - FNDE de acordo com o disposto no Termo de Referéncia, logo ndo sera permitido a emissdo da nota com itens separados, visto que o objeto da presente aquisi¢do trata-se de um Computador (Desktop - Basico),

conforme Termo de Referéncia.
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————— Mensagem reencaminhada -----

De: Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

Enviado: quarta-feira, 15 de margo de 2023 as 15:34:53 GMT-3

Assunto Fwd: Solicitagao de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RJ - Item: 2. (PID - 0279-23).

Boa tarde.

Segue solicitagdo de esclarecimento.
Atenciosamente,

Comisséo de Pregao |

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiana Silva <edital@daten.com.br>

Date: qua., 15 de mar. de 2023 as 15:00

Subject: Solicitagdo de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RJ - Item: 2. (PID - 0279-23).
To: licitacaopmnf@gmail.com <licitacaopmnf@gmail.com>

Cc: Franklin Mota <ascom@daten.com.br>, Nelson Junior <analise@daten.com.br>

Solicitagdo de Esclarecimento (MIDIAS/AMOSTRA/PAGAMENTO/DOCUMENTOS ORIGINAIS/NOTA FISCAL) PE 5/2023 - PM DE NOVA FRIBURGO - RJ - Item: 2. (PID -
0279-23).

Prezados (as) Senhores (as),

Boa Tarde.

Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situagéo requer, respostas aos questionamentos abaixo:

Pergunta 01 — A respeito das midias de instalacdo dos sistemas operacionais:

Em consonancia com a preocupacéo global de reducéo de residuos, a Daten tem por padréao:

a. Disponibilidade, dentro de uma area restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinstalagédo/recuperagéo do Sistema Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos
dispositivos, acessados através do nimero de série do equipamento.
b. Particao oculta no disco rigido contendo a imagem de reinstalagao/recuperacéo do Sistema Operacional Windows 10.

Tal medida tem como objetivo a redugéo de residuos apds o uso eventual das midias, ja que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fabrica, e podem ser
reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. Entendemos portanto que a disponibilizagdo das ferramentas acima, por se tratar de midia eletrénica,
é superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a especificagdo de midias fisicas. Nosso entendimento esta correto?

Nao estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o 6rgao possui um Setor Central de manuten¢do dos equipamentos, entendemos que a Daten
pode fornecer 5 midias para cada lote adquirido, ou uma midia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da
garantia dos equipamentos seja necessario o envio de midias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento esta correto?

Pergunta 02 — No quesito AMOSTRA:

“11.14.4
classificada se, ap6s negociagdo, houver compatibilidade de preco com o valor estimado para a contratagio, a licitante for considerada habilitada e tiver sua amostra
aceita, se for o caso.”

O enunciado acima menciona amostra aceita. Ponderando que os equipamentos a serem ofertados necessitam ter a sua configuragéo baseada nas exigéncias constantes em cada
procedimento licitatério, e levando-se em conta a demora no transporte destes produtos, uma vez que na maioria dos casos, a fabrica dos equipamentos néo fica localizada no
mesmo Estado onde as amostras devido em ser entregues, entendemos que o prazo de entrega possa ser fixado em 07 (sete) dias uteis. Nosso entendimento esta correto?

Pergunta 03 - No quesito da Pagamento?

O edital nao deixa claro o prazo de pagamento. Podem néds informar?

Pergunta 04 — No quesito EM RELAGAO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS:

Considerados os relevantes fundamentos langcados antes, esse 6rgdo permitird, com base na validade reconhecida para a assinatura eletrénica em todos os ambitos (inclusive no
processo judicial eletrénico) e também nos dispositivos e na expressa previsdo de racionalizacdo de procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que as licitantes
interessadas nesse Pregéo Eletronico apresentem suas propostas técnicas, de precos e demais documentacéo, pela via eletronica, desde que assinada digitalmente através da
estrutura de chaves publica e privada, dispensando a apresentagéo desses mesmos documentos pelo meio fisico (de papel)?

Pergunta 05 - No quesito da Nota Fiscal?

O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta (Unico item). Considerando que os citados componentes possuem diferentes
classificagdes fiscais e diferentes tributacdes, obedecendo o determinado pelo Artigo 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que sera permitido a
emissdo da nota fiscal destacando cada componente separadamente permitindo que seja aplicada a classificagao fiscal e tributagdo de cada item separadamente, sendo a soma
total dos itens correspondente ao valor do item licitado. Esta correto nosso entendimento?

Atenciosamente,
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