
Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Re: esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023 - P 28018
6 mensagens

atendimento@comercialomega.com.br <atendimento@comercialomega.com.br> 3 de maio de 2023 às 16:53
Para: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com, pregao3.novafriburgo@gmail.com

Boa tarde

Conforme e-mail abaixo segue duvidas.

No aguardo.

Em 03/05/2023 15:56, Financeiro Pagamentos escreveu:

Prezados, boa tarde!

Favor entrar em contato com esses endereços abaixo para tratar desse assunto. 

pregaoeletronico.friburgo@gmail.com
pregao3.novafriburgo@gmail.com

  Atenciosamente,
Rhayra Lima

Em qua., 3 de mai. de 2023 às 10:05, atendimento@comercialomega.com.br <atendimento@comercialomega.
com.br> escreveu:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023

Ao setor de licitações

Prezados bom dia,

A OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.737.518/0001-36, por intermédio
de seu representante legal Sr. Lucas Eduardo Vieira Pedroso, RG nº. 13.478.510-1 - SESP-PR – CPF nº.
090.883.959-69, vem por meio deste solicitar esclarecimento sobre o pregão eletrônico acima citado, o qual temos
total interesse em participar.

(   ) Recurso Próprio da Prefeitura

(   ) Outros

Sendo, Recurso Próprio da Prefeitura:

- O valor já está disponível em conta? - Os prazos de pagamento estão sendo realizados dentro dos previstos em
edital?

Sendo outros solicitamos especificar qual a origem do mesmo:

- Qual a origem do recurso? Convênio?- Os prazos de pagamento estão sendo realizados dentro dos previstos em
edital?

** Importante nos informar um contato telefônico válido, pois os informados em edital e internet não estão
completando chamada.

--

--
Atenciosamente, 
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Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro

--

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 3 de maio de 2023 às 16:58
Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 4 de maio de 2023 às 10:35
Para: "atendimento@comercialomega.com.br" <atendimento@comercialomega.com.br>

Bom dia, 

Por tratar-se de questões técnicas financeiras, encaminhamos a unidade requisitante para ciência e esclarecimentos necessários
Pregão Eletrônico nº 60/2023

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.
 
Atenciosamente,

Comissão de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 4 de maio de 2023 às 10:39
Para: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Bom dia, 

Por tratar-se de questões técnicas financeiras, encaminhamos a unidade requisitante para ciência e esclarecimentos necessários
Pregão Eletrônico nº 60/2023 - Processo nº 189.288/2022

 
Atenciosamente,

Comissão de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

---------- Forwarded message ---------
De: atendimento@comercialomega.com.br <atendimento@comercialomega.com.br>
Date: qua., 3 de mai. de 2023 às 16:53
Subject: Re: esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023 - P 28018
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>, <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> 4 de maio de 2023 às 11:08
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!
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Em resposta ao questionado pela empresa Omega Comercial de Equipamentos Eireli., informamos que o recurso financeiro
referente a este processo é de fonte própria e já possui a reserva orçamentária para o presente exercício. 
Em relação aos prazos de pagamento, estes devem ser verificados junto ao setor Financeiro no e-mail: gpof.sms@gmail.com

Att,

Érica Ribeiro 
Captação de Recursos e
Planejamento em Saúde
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 4 de maio de 2023 às 11:48
Para: atendimento@comercialomega.com.br

Bom dia!

Ao responsável,

Em resposta ao questionado pela empresa Omega Comercial de Equipamentos Eireli, informamos que o recurso financeiro
referente a este processo é de fonte própria e já possui a reserva orçamentária para o presente exercício. 

Quanto ao pagamento, o seu regramento consta no Anexo I do Edital, ou seja:

O pagamento será efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018 e suas modificações

definidas no decreto 313 de 10 de outubro de 2019, desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

            9.1.1. Negativa de Débitos Trabalhistas;
            9.1.2. Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;
            9.1.3. FGTS;
            9.1.4. PGE- referente a Divida Ativa;
            9.1.5. Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa
            9.1.6. Estadual CND – referente ao ICMS

9.2. A Nota Fiscal de Serviço deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta-Corrente, para que a
Contratante possa efetuar o pagamento do valor devido.
9.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser
contado a partir da data de sua reapresentação.

Atenciosamente.

Comissão de Pregão III
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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