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Luiz Henrique Costa De Souza <luiz.souza@bkbank.com.br> 1 de dezembro de 2022 09:11
Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

De: Luiz Henrique Costa De Souza

Enviada em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 09:01

Para: Ricardo Luiz Silva Caldeira <ricardo.caldeira@bkbank.com.br>

Assunto: ENC: 07/12/2022 - PE/237/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ

De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Enviada em: terca-feira, 29 de novembro de 2022 17:02

Para: Luiz Henrique Costa De Souza <luiz.souza@bkbank.com.br>

Assunto: Re: 07/12/2022 - PE/237/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ

CUIDADO: Nao clique em links ou abra anexos, a menos que reconhega o remetente e saiba que o conteudo é seguro.
Boa tarde,
Em atencao ao pedido de esclarecimento suscitado informamos que:

1) Vocés ja possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual fornecedora e qual a taxa aplicada? E por
qual motivo esta havendo a rescisdo do contrato?

R: Nao existe fornecedor atualmente para o objeto licitado. Trata-se da primeira contratagao deste servigo pelo érgao.

2) Qual o prazo para pagamento a contratada pela prestagéo dos servigos?

R: Conforme Subitem 24.5 do edital - O pagamento sera efetuado pelo Municipio de Nova Friburgo mediante crédito em
conta-corrente da contratada, até o 30° (trigésimo) dia corrido, a contar da atestagdo da Nota Fiscal apresentada pela
contratada, desde que cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, e de acordo com o Decreto Municipal n°®
258/183)

3) Vai ser aceita a taxa negativa?
R: Conforme edital o julgamento sera feito pelo menor preco e ndo pelo maior desconto percentual. Os lances deverdao

ser realizados sobre o valor global da contratagdo de R$ 3.659.000,00. A proposta devera ser preenchida conforme
ANEXO IIl. Atenciosamente

licitagao? )

4) Qual seria a quantidade de cartbes necessarios?

R: Conforme subitem 3.8 do Termo de Referéncia - Anexo | - O nimero de cartdes magnéticos e individuais estimado sera
de 7.318 e tera o valor da carga em cada cartiao de R$500,00 (quinhentos reais).
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Atenciosamente

Em ter., 29 de nov. de 2022 as 11:05, Luiz Henrique Costa De Souza <luiz.souza@bkbank.com.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Somos da empresa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 16.814.330/0001-50, informamos que
temos o interesse em participar do Pregéo Eletrdnico 12/2022, e solicitamos as seguintes informagdes:

1. Vocés ja possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual fornecedora e qual a taxa aplicada? E
por qual motivo esta havendo a rescisdo do contrato?

2. Qual o prazo para pagamento a contratada pela prestagéo dos servigos?

3. Vai ser aceita a taxa negativa?

4. Qual seria a quantidade de cartdes necessarios?

Aguardamos retorno o mais breve possivel.

Cordialmente,

Luiz Henrique Costa De Souza
Estagiario Juridico '
luiz.souza@bkbank.com.br { BANK

www.bkbank.com.br

Esta mensagem eletrénica pode conter informag6es privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que qualquer
disseminacéo, distribuicdo ou cépia ndo autorizada é estritamente proibida. Se vocé recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por
favor, informe este fato ao remetente e a apague de seu computador imediatamente.

This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any unauthorized
dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail message inappropriately or accidentally, please notify the
sender and delete it from your computer immediately.

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 1 de dezembro de 2022 10:09
Para: Luiz Henrique Costa De Souza <luiz.souza@bkbank.com.br>

Bom dia,
Em atencéo ao pedido de esclarecimento, informo que sera aceita a aplicacdo de taxa negativa nesta licitagéo.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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