
Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/202
5 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 15 de agosto de 2023 às 10:53
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Mariana Wagner <mariana.wagner@cavalcanteconsultores.com.br>
Date: seg., 14 de ago. de 2023 às 18:15
Subject: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/202
To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Caroline Tenorio <caroline.tenorio@cavalcanteconsultores.com.br>, Leticia Barcelos <leticia.barcelos@
cavalcanteconsultores.com.br>

Boa tarde Senhores, como vão?

 

Em atenção ao pregão supra, seguem esclarecimentos para vossa apreciação.

 

Muito obrigada e no aguardo.
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Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 15 de agosto de 2023 às 10:58
Para: Departamento de Transporte PMMF <dep.transporte.pmnf@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 15 de agosto de 2023 às 14:22
Para: mariana.wagner@cavalcanteconsultores.com.br

Boa tarde!

            Informamos que o Pregão Eletrônico 158/2023 será suspenso para correção do critério de julgamento do
item 2 no sistema, que assim como o do item 1, deveria constar como "maior desconto".
            Ademais, comunicamos que o referido pregão só será remarcado quando todos os pedidos de
esclarecimento e impugnação forem respondidos.

 Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Departamento de Transporte PMMF <dep.transporte.pmnf@gmail.com> 18 de agosto de 2023 às 15:59
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Prezado, boa tarde. 

Em resposta ao solicitado, esclareço o que segue:

1) O prazo para pagamento é de até 30 dias após a entrega.

2) A frota possui 280 veículos.

3) Será de responsabilidade da contratada os equipamentos descritos nos itens 13, 14, 15 do Termo de Referência e
todos os demais equipamentos necessários ao cumprimento do objeto.

4) A estimativa da licitação foi baseada na média mensal para o município de Nova Friburgo apurada no mês de
Junho/2023, sendo que a vencedora da licitação, durante a execução contratual, fornecerá o combustível de acordo
com a média mensal do mês anterior ao pedido para o município de Nova Friburgo, somatizado ao desconto
praticado na licitação. Vide item 16 do Termo de Referência.

5) Sim, o edital está sendo corrigido.

Att,

SMVLP
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 21 de agosto de 2023 às 10:13
Para: mariana.wagner@cavalcanteconsultores.com.br

Bom dia!

        Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


