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Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Fwd: Solicitação de Vistas- PE 158/2023 - PREF. MUN. DE NOVA FRIBURGO/RJ
2 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 30 de agosto de 2023 às 10:55
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Rafael Petruci <rafael.petruci@brasil317.com.br>
Date: qua., 30 de ago. de 2023 às 10:39
Subject: Solicitação de Vistas- PE 158/2023 - PREF. MUN. DE NOVA FRIBURGO/RJ
To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>,
atendimentofinancaspmnf@gmail.com <atendimentofinancaspmnf@gmail.com>
Cc: Dilene Santos <dilene.santos@brasil317.com.br>, Andreia Bustamante <andreia.bustamante@brasil317.com.br>

Bom dia, Prezados,

 

A Empresa RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. - 33.453.598/0001-23, vem por meio deste respeitosa e tempestivamente
solicitar:

Vistas ao Balanço Patrimonial, DRE e demais documentos financeiros da estimada Prefeitura, visto que não foi
possível localizar no Portal da Transparência e necessitamos desta analise para melhor atendimento e
participação no pregão em assunto.

 

Desde já agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 17:30h

 

 

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 30 de agosto de 2023 às 11:07
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Bom dia. 
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As informações solicitadas devem ser solicitadas via processo administrativo encaminhado à Secretaria de Fazenda,
com solicitação formal justificada e com processo aberto no serviço de protocolo. Essa comissão não dispõe dessas
informações dentro do processo e nem tem autorização para tal envio. Vale ressaltar que o processo para aquisição
de combustíveis em seu edital trás as condições de pagamento (Item 26 do Edital) assim como os decretos
Municipais 258/2018 e 313/2019, que regem esses pagamentos efetuados pelo Município. Todas as solicitações de
bens e serviços obrigatoriamente têm cobertura de empenho e reserva financeira. 

Atenciosamente,

Leonardo Gabrig Peixoto
Comissão de Pregão I
[Texto das mensagens anteriores oculto]


