M Gma" Comisséo de Pregéo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: Solicitacao de esclarecimento - PE 189/2023

5 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 23 de outubro de 2023 as 12:34
Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

---------- Forwarded message ---------

De: Jacqueline Souza <jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br>

Date: seg., 23 de out. de 2023 as 11:53

Subject: Solicitagéo de esclarecimento - PE 189/2023

To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Ricardo Gongalves dos Santos <ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br>

Prezados,

Referente ao PE 189/2023 (Servicos laboratoriais) qual sera a forma de calculo do pagamento? Empreitada por preco
global/unitario; variavel por produgao; ou empreitada por prego global para as parcelas de custos fixos do servigo e empreitada por
preco unitario para as parcelas de custos variaveis?

Atenciosamente,

JACQUELINE SOUZA
Contratos
Assessoria de Projetos

Tel.: (21) 2332-8611 ou 2332-8612

Ramal: 2403 ou 2282
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PR 0 HEM 0 RI 0 jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br

www.fundacaoprohemorio.com.br
Rua General Caldwell, 266 - Centro - Rio de Janeiro

CEP: 20230-194

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 23 de outubro de 2023 as 12:26
Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao de Pregéao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 23 de outubro de 2023 as 17:08
Para: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa tarde

Segue solicitagdo de esclarecimento para ciéncia e providéncias.
Salientando que o presente certame encontra-se agendado para dia 07/11/2023.

Atenciosamente

Eliza Souza Machado
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Pregoeira da Comissao de Pregao Il
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> 24 de outubro de 2023 as 10:52
Para: Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Em resposta ao questionamento do fornecedor, cabe esclarecer que, a presente contratagao se dara pelo Sistema de Registro de
Pregos, do tipo menor prego global, onde o servigo sera solicitado de acordo com as necessidades das Unidades Requisitantes, ou
seja, o pagamento sera efetuado de acordo com os procedimentos realizados.

Atenciosamente,
Diana R. Ecard
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Secretaria Municipal de Saude
Gestao de Processos, Contratos e Convénios
(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 24 de outubro de 2023 as 11:27
Para: jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br

Bom dia Jaqueline

Segue resposta da unidade requisitante, para ciéncia.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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