M Gma" Comisséo de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: Esclarecimento
6 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 24 de outubro de 2023 as 15:23
Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

—————————— Forwarded message ---------

De: <cleide@drkanaan.com.br>

Date: ter., 24 de out. de 2023 as 14:54
Subject: Esclarecimento

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Boa tarde, Sr. Pregoeiro

Duvida quanto a planilha orgamentaria no item 04 CATSER 5487 Especificaggo (Uteros e Anexos + Placenta e Anexos +
Resto ovulares ), onde o valor unitario corresponde R$ 111,23. Preciso saber se esse valor sera por pega ou se
corresponde ao total.: Exemplo: Utero + Anexos correspondem a 5 pegas (Utero + trompa direita e esquerda + ovario direito
e esquerdo) , porque quando pagamos o médico para laudar, recebe por pega.

Att,

Cleide Cristina
Gerente Administrativo
(21) 2504-1136 / (21) 2620-0428

Whatsapp: (21) 97246-3327
cleide@drkanaan.com.br

DR.KANAAN

Setor Administrativo

Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 25 de outubro de 20?2_?:

Para: cleide@drkanaan.com.br

Boa tarde,

Em atengéo ao solicitado, informamos que o referido esclarecimento restou encaminhado a unidade requisitante para
analise e resposta, tdo logo retorne daremos a devida publicidade.

Atenciosamente.

Comissao de Pregéo lll.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 25 de outubro de 2023 as 16:15
Para: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]


mailto:cleide@drkanaan.com.br
mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com
mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com

Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Para: Comisséo de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, boa tarde.
Segue resposta da Unidade Requisitante quanto ao questionamento.

Atenciosamente;

Diana R. Ecard

---------- Forwarded message ---------

De: Amanda Oliveira Guimaraes Quima <amanda.biologa@hotmail.com>
Date: ter., 31 de out. de 2023 as 15:51

Subject: RE: Esclarecimento

To: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa tarde

31 de outubro de 2023 as
16:00

Respondendo a pergunta abaixo: o valor correspondente sera por pega. Exemplo um paciente com amostra biolégica contendo utero

€ anexos, sera cobrado o valor do Utero mais o valor dos anexos. A andlise é feita por peca.

Duvida quanto a planilha orcamentaria no item 04 CATSER 5487 Especificacdo (Uteros e Anexos + Placenta e Anexos + Resto ovulares ),
onde o valor unitério corresponde R$ 111,23. Preciso saber se esse valor sera por peca ou se corresponde ao total.: Exemplo: Utero +
Anexos correspondem a 5 pegas (Utero + trompa direita e esquerda + ovario direito e esquerdo) , porque quando pagamos o médico

para laudar, recebe por peca.

Att

Amanda O. G. Quima

Bidloga CRBIO:057849/02

Coordenadora Geral de Laboratérios PMNF 063295
Hospital Municipal Raul Sera.

Rua General Osorio n°324- Centro Nova Friburgo- RJ
Cep: 28625-630 (22025242-300 Ramal

(22)997995880

De: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 25 de outubro de 2023 19:42

Para: Amanda Guimaraes <amanda.biologa@hotmail.com>

Assunto: Fwd: Esclarecimento

Prezada, boa tarde.

Segue questionamento do fornecedor quanto ao processo n° 16956/23, servicos laboratoriais de exames de
Citopatologia, Anatomia patoldgica, pesquisa de H. Pylori, Biopsias de utero e anexos e restos ovulares.

Atenciosamente,
Diana R. Ecard

[Texto das mensagens anteriores oculto]

R N ov A
twasas; FRIBURGO

2
PREFEITURA

Secretaria Municipal de Satde
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Gestao de Processos, Contratos e Convénios
(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

NOVA
47 FRIBURGO

¥ P REFEITURA

Secretaria Municipal de Saude
Gestao de Processos, Contratos e Convénios
(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Para: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Obrigada pelo retorno.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comisséao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Para: cleide@drkanaan.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

31 de outubro de 2023 as 16:04

31 de outubro de 2023 as 16:05


mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com
mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com
mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com
mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

