M Gma" Comisséo de Pregdo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregao 260/2023

7 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 27 de dezembro de 2023 as 10:55
Para: Comisséo de Pregdo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Melanie Rosa <melanie.ethicuss@gmail.com>
Date: sex., 22 de dez. de 2023 as 10:41

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregao 260/2023
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados (as),
Bom dia, venho meio deste solicitar o esclarecimento de duas questdes:

1° No documento "Anexo Il - PLANILHA ORCAMENTARIA - PE 260 - 2023" ao realizar a soma dos itens se d& um total de
R$174.168,86 e nao R$279.901,03 conforme diz o edital, tendo uma diferenca de R$105.732,17. Neste caso, qual deles seria o
valor oficial do pregao?

2° A méo de obra para o servigo sera alocada?
Pois no edital especifica cargas horarias e tem pontos como estes abaixo do 14.4, e 10.2 que se da a entender que é alocado,
porém o item 12 diz que o contrato ndo sera de mao de obra exclusiva também esta abaixo:

12. DA CONTA VINCULADA
12.1. Os servigos descritos no presente instrumento néo seréo referenciados a conta vinculada visto que séo de natureza continua
SEM dedicagéo exclusiva de mao de obra.

10.2. Formacao de Equipe disponibilizada para execu¢do do contrato

FUNCAO HORAS/MES — TRABALHADAS POR
FUNCIONARIO
Engenheiro Mecanico 55h
Supervisor Técnico 30h
Técnico ou Mecénico de Refrigeracéo 220h

14.4 [...] Il - apresentacao de relagdo nominal dos empregados designados para execugéo dos
servigos, com CPF, cargo, valor do salario mensal, carga horaria mensal trabalhada,

periodo trabalhado, valor pago do INSS e do FGTS, Numero de Identificagdo do

Trabalhador - NIT, entre outras informagdes que se fizerem necessarias a verificagdo

do efetivo e tempestivo controle do recolhimento, pela contratada, dos encargos

trabalhistas e previdenciarios (FGTS e INSS) relacionados aos pagamentos de salarios

dos trabalhadores alocados no contrato;

Atenciosamente
Melanie Rosa

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 3 de janeiro de 2024 as 09:54
Para: Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Melanie Rosa <melanie.ethicuss@gmail.com>

Date: ter., 2 de jan. de 2024 as 15:25

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregéo 260/2023
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados,
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Boa tarde
Gostaria de saber se ha algum parecer referente ao pedido de esclarecimento.
Atenciosamente

Melanie Rosa

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comisséo de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 3 de janeiro de 2024 as 10:16
Para: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Ao responsavel,

Por tratar-se de questbes técnicas, encaminhamos para ciéncia e esclarecimentos necessarios para o devido prosseguimento do
feito (Proc.: 14.902/2023).

Atencdo para a data do certame: 24/01/2024.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.
Atenciosamente,

Comissao de Pregao lll

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logistica
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 3 de janeiro de 2024 as 10:44
Para: melanie.ethicuss@gmail.com

Ao responsavel,

Por tratar-se de questdes técnicas, encaminhamos para ciéncia e esclarecimentos necessarios para o devido prosseguimento do
feito (Proc.: 14.902/2023) a unidade requisitante.

Atencao para a data do certame: 24/01/2024.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Comissao de Pregao I

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logistica
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Melanie Rosa <melanie.ethicuss@gmail.com> 3 de janeiro de 2024 as 10:46
Para: Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Recebido

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> 3 de janeiro de 2024 as 16:54
Para: Comisséo de Pregéo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, boa tarde. Passamos a prestar os seguintes esclarecimentos:

1- Quanto aos valores apresentados, n&o foi identificado nenhuma divergéncia.

2- Amao de obra sera SEM dedicagdo exclusiva.

3- A apresentacéo da tabela constando os profissionais e carga horaria € um parametro para a quantidade minima da formacéo da
equipe para prestacéo do servigo e para o preenchimento do valor de méo de obra na planilha de custo.

4- A solicitagdo dos dados dos profissionais € para controle da Administragao, considerando que os mesmos irdo adentrar nas
reparticdes para prestar os servigos solicitados.

Att.:
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PREFEITURA




Secretaria Municipal de Saude
Gestao de Processos, Contratos e Convénios
(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NOVA
. FRIBURGO

Y PREFEITURA

Secretaria Municipal de Saude
Gestao de Processos, Contratos e Convénios
(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 4 de janeiro de 2024 as 10:00
Para: melanie.ethicuss@gmail.com

Bom dia,

Ao responsavel,

Segue resposta da unidade requisitante.
Atenciosamente,

Comissao de Pregéo Il

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logistica

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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