
Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: QUESTIONAMENTO SOBRE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - UASG 985867
4 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 2 de abril de 2024 às 10:22
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Giovana Romaze Computadores <giovana@romazecomputadores.com.br>
Date: ter., 2 de abr. de 2024 às 09:04
Subject: QUESTIONAMENTO SOBRE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - UASG 985867
To: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Bom dia,
Sr Pregoeiro:
 
A empresa Romaze Industria e Comercio de Computadores Ltda, CNPJ 07.315.550/0001-49, situada a Rua Manaus - 2539, na cidade de Cascavel, Paraná, tem interesse em
participar do pregão eletrônico 265/2023, que acontece no dia 09/04/2024, para tanto estamos em dúvida no que se refere:
 
Consta no edital, referente a dotação orçamentária, o seguinte:
 
“4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da aquisição dos objetos previstos no Termo de Referência correrão por conta do elemento de despesa e fonte de recurso abaixo descritos:

4.1.1 Elemento de Despesa 44.90.52.01 (itens 01 à 07)

4.1.2 Elemento de Despesa 44.90.52.02 (itens 08 a 18)

4.1.3 Elemento de Despesa 44.90.52.12 (itens 19 à 25)

4.1.4 Elemento de Despesa 44.90.52.14 (itens 26 à 45)

4.1.5 Fonte de Recurso 1601 SUS”
 
Tal fonte de recursos financeiros são próprias ou oriundas de convênios?
Em sendo recursos próprios, existe dotação orçamentária para tal aquisição ou dependerá de disponibilidade de recursos financeiros?
 
 
Agradecemos!
 
Departamento de Licitações
Romaze Indústria e Comércio de Computadores LTDA
Site: http://http://www.romazecomputadores.com.br/
Fone: (45) - 3223-5516
 

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 2 de abril de 2024 às 10:53
Para: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Bom dia, 
 Segue questionamento referente ao pregão 265/2023 - Proc.: 11.517/2023

Data do certame: 09/04/2024
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> 2 de abril de 2024 às 11:12
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Em resposta ao questionamento do fornecedor, informamos que os recursos financeiros referente a esta aquisição provém de verba de emenda parlamentar já depositada em conta do Fundo Municipal
de Saúde e aguardando sua utilização.

Att,

Érica Ribeiro
Captação de Recursos e
Planejamento em Saúde

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 2 de abril de 2024 às 12:16
Para: giovana@romazecomputadores.com.br

Boa tarde, 
 Segue resposta da unidade requisitante.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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