
Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: Dúvidas Pregão 269/2023
4 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 3 de janeiro de 2024 às 09:50
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Alessandro Silva <alessandro@aspengenharia.com>
Date: sex., 29 de dez. de 2023 às 16:55
Subject: Dúvidas Pregão 269/2023
To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

 

Prezados, boa tarde.

 

 

Tenho algumas dúvidas sobre o pregão referente a elaboração de projetos de CFTV e gostaria de esclarecimentos:

 

1. O item 10.2.1 fala que os projetos deverão ser “aprovados nos órgãos competentes, incluindo o pagamento de
taxas dos mesmos”  poderiam especificar qual órgão competente estão se referindo visto que desconhecemos
necessidade de aprovação de projetos de CFTV em algum órgão, exceto em edificações tombadas pelo
patrimônio.

2. O Item 10.9 fala que as plantas baixas serão disponibilizadas para elaboração dos projetos. Ou seja, não será
necessário levantamentos arquitetônicos. Entendimento correto?

3. A comissão de licitação pode enviar as plantas (mesmo que prévias) para cálculo do orçamento do projeto?
Quais as áreas de cada edificação?

4. Entendemos que todos os projetos serão disponibilizados de uma só vez para elaboração dos mesmos e não
de forma parcelada. Entendimento correto?

 

Desde já agradeço a atenção.

 

Atenciosamente
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Eng. Alessandro da Silva Pinto
Engenheiro Eletricista
CREA 166590/D
+55 31 99210 2978
site: www.aspengenharia.com

 

 

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 3 de janeiro de 2024 às
10:13

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Ao responsável,

Por tratar-se de questões técnicas, encaminhamos para ciência e esclarecimentos necessários para o devido
prosseguimento do feito (Proc.:  17.768/2023).
 
Atenção para a data do certame: 08/02/2024.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.
 
Atenciosamente,

Comissão de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 12 de janeiro de 2024 às 11:07
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Date: sex., 12 de jan. de 2024 às 09:30
Subject: Fwd: Dúvidas Pregão 269/2023
To: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, boa tarde.
Segue resposta da Subsecretaria de Projetos quanto ao Item 1 e 2.
Com relação ao Item 3, assim como mencionado polo EGCP consta dentro do PA, mídia com as tais informações. 
Item 4: Deverá ser realizado projeto de todas as  Unidades contempladas no mencionado processo administrativo.

Att.

         Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

http://www.aspengenharia.com/
mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com
mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com
mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com
mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com


                 (22) 2522-0661 / 2522-0669

   gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Em qui., 11 de jan. de 2024 às 14:01, EGCP Projetos <egcpprojetos@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: EGCP Projetos <egcpprojetos@gmail.com>
Date: seg., 8 de jan. de 2024 às 18:37
Subject: Re: Dúvidas Pregão 269/2023
To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Prezado (a),

Cumprimento-o cordialmente e esclarecemos as dúvidas apresentadas pela ASP Engenharia.

Quanto ao item 1.0:  Entendemos que os projetos deverão ser entregues a fiscalização do contrato e se o mesmo
entender pertinente, submeter ao Escritório de Gerenciamento de Projetos para colaborar na análise das peças
técnicas entregues;
Quanto ao item 2.0: Consta no PA 17768/2023 os projetos arquitetônicos em arquivo digital. Todavia nos
colocamos à disposição para fornecimento dos mesmos caso haja necessidade novamente. 

Atenciosamente,

Luan Feijó - Subsecretário de Projetos

Em sex., 5 de jan. de 2024 às 13:46, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
escreveu:

Prezados, boa tarde.
Considerando as dúvidas levantadas pela empresa no item 1 e 2, solicitamos auxílio quanto às questões
técnicas apresentada, referente ao PA 17768/2023, para o seguinte objeto: Contratação de empresa
especializada na área de segurança eletrônica para a ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE CFTV E
ASSESSORAMENTO TÉCNICO QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA.

Tudo com a urgência que o caso querer, considerando que o referido PA encontra-se na Comissão de Pregão para
início da Licitação, faltando apenas a prestação dos esclarecimentos postos. 

Att.

         Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

                 (22) 2522-0661 / 2522-0669

   gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

  

         Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

                 (22) 2522-0661 / 2522-0669
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   gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

--

  

         Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

                 (22) 2522-0661 / 2522-0669

   gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo
<pregao3.novafriburgo@gmail.com>

12 de janeiro de 2024 às
11:47

Para: alessandro@aspengenharia.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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