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Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

pregão 90040/2024
4 mensagens

gset editora <gseteditora@gmail.com> 8 de abril de 2024 às 10:25
Para: licitacaopmnf@gmail.com

Prezados, ao realizar o orçamento para participação no pregão supracitado existe especificação do papel do miolo como couche fosco 170g
com pintura de corte, porém esse papel não aceita esse tipo de acabamento, para tanto gostaria de saber se posso considerar a título de
orçamento o papel offset 180g.

Obrigada

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 8 de abril de 2024 às 10:41
Para: "fundacaodjoaovi@gmail.com" <fundacaodjoaovi@gmail.com>

Bom dia.
Segue o esclarecimento solicitado pela empresa. 

Comissão de Pregão I

---------- Forwarded message ---------
De: gset editora <gseteditora@gmail.com>
Date: seg., 8 de abr. de 2024 às 10:25
Subject: pregão 90040/2024
To: <licitacaopmnf@gmail.com>

Prezados, ao realizar o orçamento para participação no pregão supracitado existe especificação do papel do miolo como couche fosco 170g
com pintura de corte, porém esse papel não aceita esse tipo de acabamento, para tanto gostaria de saber se posso considerar a título de
orçamento o papel offset 180g.

Obrigada

FUNDAÇÃO D JOÃO VI <fundacaodjoaovi@gmail.com> 8 de abril de 2024 às 11:36
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Com relação ao questionado, informamos que não é possível considerar o papel offset 180g. Temos um livro impresso com esta especificação
de pintura de corte  no papel solicitado , couche fosco 170g. Sendo assim, as especificações contidas em edital devem permanecer como
expostas, entendendo ser viável a confecção do livro conforme o Termo de Referência.

Em seg., 8 de abr. de 2024 às 10:42, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:
Bom dia.
Segue o esclarecimento solicitado pela empresa. 

Comissão de Pregão I

---------- Forwarded message ---------
De: gset editora <gseteditora@gmail.com>
Date: seg., 8 de abr. de 2024 às 10:25
Subject: pregão 90040/2024
To: <licitacaopmnf@gmail.com>

Prezados, ao realizar o orçamento para participação no pregão supracitado existe especificação do papel do miolo como couche fosco 170g
com pintura de corte, porém esse papel não aceita esse tipo de acabamento, para tanto gostaria de saber se posso considerar a título de
orçamento o papel offset 180g.

Obrigada

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 8 de abril de 2024 às 11:37
Para: gseteditora@gmail.com

Bom dia!

Segue a resposta da secretaria requisitante.

Att,

Comissão de Pregão I 

---------- Forwarded message ---------
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De: FUNDAÇÃO D JOÃO VI <fundacaodjoaovi@gmail.com>
Date: seg., 8 de abr. de 2024 às 11:36
Subject: Re: pregão 90040/2024
To: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Com relação ao questionado, informamos que não é possível considerar o papel offset 180g. Temos um livro impresso com esta especificação
de pintura de corte  no papel solicitado , couche fosco 170g. Sendo assim, as especificações contidas em edital devem permanecer como
expostas, entendendo ser viável a confecção do livro conforme o Termo de Referência.

Em seg., 8 de abr. de 2024 às 10:42, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:
Bom dia.
Segue o esclarecimento solicitado pela empresa. 

Comissão de Pregão I

---------- Forwarded message ---------
De: gset editora <gseteditora@gmail.com>
Date: seg., 8 de abr. de 2024 às 10:25
Subject: pregão 90040/2024
To: <licitacaopmnf@gmail.com>

Prezados, ao realizar o orçamento para participação no pregão supracitado existe especificação do papel do miolo como couche fosco 170g
com pintura de corte, porém esse papel não aceita esse tipo de acabamento, para tanto gostaria de saber se posso considerar a título de
orçamento o papel offset 180g.

Obrigada
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