
Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: ESCLARECIMENTO Nº 001 - PE 90067/2024 - Processo nº 9.695/2024 - NOVA
FRIBURGO
2 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 14 de junho de 2024 às 10:36
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Mapmed Brasil <mapmed@mapmedbrasil.com.br>
Date: sex., 14 de jun. de 2024 às 08:13
Subject: ESCLARECIMENTO Nº 001 - PE 90067/2024 - Processo nº 9.695/2024 - NOVA FRIBURGO
To: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Bom dia prezados. 

Tudo bem ? 

Solicito esclarecimento referente ao edital 90067/2024 - Processo nº 9.695/2024 - NOVA FRIBURGO , foram realizadas análises e
não conseguimos identificar o prazo do pagamento em nenhum subitem. acreditamos que essa informação não está no edital. 

Poderiam nos auxiliar nesse sentido e nos informar o prazo ?

Aguardamos o retorno. 

E obrigada por sua atenção.

Atenciosamente,

Giovanna Menezes

 

Auxiliar Administrativo

Tel. (11) 2366-4358 // 2362-1676

Mapmed Produtos Hospitalares
CNPJ: 33.375.370/0001-62

P Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 14 de junho de 2024 às 10:44
Para: mapmed@mapmedbrasil.com.br

Bom dia,

Em atenção ao solicitado, segue a resposta. 
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Segue anexo, decreto municipal nº 2493, de 07 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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