04/09/2024, 16:48 Gmail - Fwd: Pedido de Esclarecimento

M Gma" Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Fwd: Pedido de Esclarecimento
3 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 4 de setembro de 2024 as 14:20
Para: Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Eduarda Oliveira <eduarda.oliveira@betunel.com.br>

Date: qua., 4 de set. de 2024 as 11:38

Subject: Pedido de Esclarecimento

To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em relacdo ao Edital da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo — RJ, EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
90.106/2024:

1) Quantidade Minima e Capacidade de Armazenagem

a)Qual é a quantidade minima exigida para cada produto. Precisamos de uma estimativa com base nas seguintes
capacidades de transporte:

Truck: 15 toneladas.

Carreta: capacidade entre 25 toneladas e 32 toneladas.

Importante: Pedidos minimos inferiores a 15 toneladas nao poderido ser atendidos. Além disso, ressaltamos
que as emulsdes devem ser transportadas utilizando a capacidade total disponivel.

b) Qual é a capacidade do tanque de armazenagem disponivel?

2) Reequilibrio Contratual

a) Quando o reequilibrio for deferido, no periodo entre o pedido e a efetiva aprovagao, as diferengas entre os valores
das notas emitidas e o novo valor reequilibrado serdo ressarcidas?

b) Considerando a politica de reajuste de contratos imposta pela PETROBRAS, onde as revisdes de pregos s&o
mensais e imprevisiveis quanto ao percentual a ser repassado as distribuidoras de asfalto, gostariamos de saber se
os indices adotados para a concessado do reequilibrio serdo os mesmos indices de atualizagdo repassados pela
Petrobras as distribuidoras de asfalto.
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3) Informacéo do IR Retido na Fonte

a) A empresa contratada sera obrigada a informar o Imposto de Renda (IR) retido na fonte na Nota Fiscal?

b) Caso afirmativo, qual o motivo dessa exigéncia?

Atenciosamente,

Eduarda Oliveira
Assistente de Licitagoes |

Cel.: (21) 99488-4228

www.betunel.com.br

betunel

Esta mensagem e seus anexos podem conter informagdes confidenciais, de uso Unico e exclusivo do destinatario
indicado, constituindo uma comunicagao privilegiada e sigilosa. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, ou se
nao for o destinatario ou a pessoa autorizada a recebé-la, por favor, informe-nos o mais rapidamente possivel e a
apague, inclusive, de sua lixeira de e-mails. Vocé nao deve copia-la ou usa-la para nenhum propésito ou revelar seu
conteudo a terceiros, nos termos da Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD). Ao
prosseguir com a comunicagao, vocé concorda com nossa Politica de Privacidade.

Por favor, antes de imprimir este e-mail, pense no meio ambiente.

Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 4 de setembro de 2024 as 14:27
Para: Sumaya Temperini de Moraes <sumayatemperinii@yahoo.com.br>, obras.pmnf@gmail.com

Boa tarde.
Segue pedido de esclarecimento.

Comisséao de Pregéo |
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Sumaya Temperini de Moraes <sumayatemperinii@yahoo.com.br> 4 de setembro de 2024 as 16:35
Responder a: Sumaya Temperini de Moraes <sumayatemperinii@yahoo.com.br>
Para: "obras.pmnf@gmail.com" <obras.pmnf@gmail.com>, Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

a)Qual é a quantidade minima exigida para cada produto. Precisamos de uma estimativa com base nas seguintes
capacidades de transporte:

Truck: 15 toneladas.
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b) Qual é a capacidade do tanque de armazenagem disponivel?

30 (trinta)Toneladas cada tanque

2) Reequilibrio Contratual

a) Quando o reequilibrio for deferido, no periodo entre o pedido e a efetiva aprovagao, as diferengas entre os

valores das notas emitidas e o novo valor reequilibrado serdo ressarcidas? A pa rti I' dO
pedido formalizado pela empresa

b) Considerando a politica de reajuste de contratos imposta pela PETROBRAS, onde as revisdes de precos s&o
mensais e imprevisiveis quanto ao percentual a ser repassado as distribuidoras de asfalto, gostariamos de saber
se os indices adotados para a concessao do reequilibrio serdo os mesmos indices de atualizagcao repassados
pela Petrobras as distribuidoras de asfalto.

8. Do Reequilibrio Econémico - Financeiro /
Realinhamento

8.1. Solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato
expedida pelo Contratado, acompanhada de planilha analitica de
custos, demonstrando os itens economicamente defasados e que estao
ocasionando desequilibrio do contrato; bem como demonstracao de
ocorréncia de fato imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis que justifiquem modificacao do contrato
ou Ata de registro para mais ou para menos;

8.2. O Contratado comprova através de planilhas, Notas Fiscais ou
documento habil a alta de precos praticados no mercado;

8.3. O Contratado apresenta comprovagdo da alea econdmica
extraordinaria;

8.4. A Secretaria de Origem junta aos autos copia do procedimento
licitatorio (Termo de Referéncia, Contrato e/ou Ata de Registro de
Precos, Ata de Sessdo de Julgamento, Homologac¢ao e Edital, ou,
encaminha junto ao processo que deu origem ao Reequilibrio, o
Processo Instrutivo; Verifica se informacgdes constantes nos autos
preenchem os requisitos Caso ndo preencha, notifique a empresa a
apresentar documentos em 48h. Nao apresentando, indefere de plano.
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8.5. Remete-se o Processo a Controladoria Geral para analise de
conformidade;

8.6. Nao havendo impedimentos que demandem retorno a Secretaria
de Origem, o processo serd remetido a Procuradoria Geral para
emissao de Parecer;

8.7. A Secretaria de Origem ou a Secretaria de Infraestrutura
realiza a pesquisa de mercado e junta aos autos;

8.8. Junta-se manifestagdo do Ordenador(a) da despesa quanto aos
calculos apresentados, bem como quanto ao pedido realizado,
ratificando a aplicagdo do indice solicitado ou aplicando os valores de
mercado (se menores ao reajuste pretendido). No caso de recusa do
requerente, formalizar eventual negociacdo entre o municipio € o
requerente, chegando ao preco apurado;

8.9. Obtido Parecer favoravel, o Processo retorna a Secretaria de
Origem para emissao de NAD (Nota de Autorizacao de Despesa);

8.10. Ap0s, o Processo sera remetido a Secretaria de Financas para
Reserva Orcamentaria e emissao de Nota de Empenho;

8.11. Em seguida, encaminha-se o Processo a Procuradoria Geral
para Apostilamento.

Deve ser considerado, no entanto, que a variagao nos custos
dos insumos asfalticos € pratica comum na politica de precgos
ora adotada pela Petrobras, com variacbes mensais, o que
deve ser levado em consideracao pelos pretensos licitantes,
uma vez que, para deferimento do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro, deve ficar demonstrada e comprovada a
alea econdmica extraordinaria, imprevisivel ou previsivel, mas
de consequéncias incalculaveis e que de fato inviabilizem a
execucao do contrato.
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3) Informacgao do IR Retido na Fonte

a) A empresa contratada sera obrigada a informar o Imposto de Renda (IR) retido na fonte na Nota Fiscal? FOI
realizada uma consulta através da Secretaria Municipal de Finangas,
solicitando junto a Controladoria e Procuradoria Geral deste Municipio
parecer acerca do assunto. Estamos aguardando conclusao da consulta.

b) Caso afirmativo, qual o motivo dessa exigéncia?

At.te

Sumaya Temperini de Moraes
Municipio de Nova Friburgo

Secretaria Municipal de Obras

Avenida Alberto Braune, 225 - Centro
Telefones: (22) 2525-9246 ou (22) 99811-7739

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=60f7fc15ee&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1809286869031231519&simpl=msg-f: 18092868690312... 5/5


https://www.google.com/maps/search/Avenida+Alberto+Braune,+225?entry=gmail&source=g

