M Gma" Comisséao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Fwd: Esclarecimento
6 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 29 de outubro de 2024 as 09:49
Para: Comissao de Pregéo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: <cleide@drkanaan.com.br>

Date: seg., 28 de out. de 2024 as 12:18
Subject: ENC: Esclarecimento

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

De: cleide@drkanaan.com.br <cleide@drkanaan.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 28 de outubro de 2024 12:16

Para: 'pregao3.novafrigurgo@gmail.com' <pregao3.novafrigurgo@gmail.com>
Assunto: Esclarecimento

Bom dia
Gostaria de fazer algumas perguntas sobre a licitagao.

Vou pontuar aqui as duvidas:

O procedimento diagnéstico em painel de imunohistoquimica (item 2 da tabela de pregos): painel de quantos
anticorpos?

No caso de necessidade de lateralidade (como comumente visto em prostata) vai poder cobrar dois painéis?
Nao tem anticorpo isolado também?

No caso de utero de anexos (item 04): os anexos estéo inclusos neste valor ou pode ser cobrado conforme a pega
vir? Ex: Utero + 2 trompas = 3 pegas no valor de 82,05 cada

O mesmo para item 03
Os anexos se existirem configuragao valor de pagamento?

Fico no aguardo de uma resposta,

Att,


mailto:cleide@drkanaan.com.br
mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com
mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com
mailto:cleide@drkanaan.com.br
mailto:cleide@drkanaan.com.br
mailto:pregao3.novafrigurgo@gmail.com
mailto:pregao3.novafrigurgo@gmail.com
mailto:pregao3.novafrigurgo@gmail.com
mailto:pregao3.novafrigurgo@gmail.com

Cleide Cristina
Gerente Administrativo
(21) 2504-1136 / (21) 2620-0428

Whatsapp: (21) 97246-3327
cleide@drkanaan.com.br

DR.KANAAN

Setor Administrativo

Comisséao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo 29 de outubro de 2024 as
<pregao3.novafriburgo@gmail.com> 09:51
Para: cleide@drkanaan.com.br

Bom dia,

Ao responsavel.

Em atengao ao solicitado estaremos encaminhando para a unidade requisitante a referida questao.
Atenciosamente.

Comisséo de Pregéo llI
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissdo de Pregdo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 29 de outubro de 20123'_38

Para: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

PE n.° 90.132/2024, processo Administrativo n.° 17.222/2024, cujo objeto ¢ o registro de precos para
futura e eventual contratagdo de empresa especializada em servicos laboratoriais de exames de
Citopatologia, Anatomia patoldgica, pesquisa de H. Pylori, Biopsias de ttero e anexos e restos ovulares a

fim de atender as necessidades dos usuarios do SUS, pelo periodo de um ano.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 29 de outubro de 2024 as 14:35
Para: Comissao de Pregéo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: <cleide@drkanaan.com.br>

Date: ter., 29 de out. de 2024 as 11:07

Subject: RES: Esclarecimento

To: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Bom dia

Pregdo 90.132/2024
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DR.KANAAN

Cleide Cristina
Gerente Administrativo
(21) 2504-1136 / (21) 2620-0428

Whatsapp: (21) 97246-3327
cleide@drkanaan.com.br

Setor Administrativo

De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Enviada em: terca-feira, 29 de outubro de 2024 09:47
Para: cleide@drkanaan.com.br
Assunto: Re: Esclarecimento

Bom dia,

Favor informar o nimero do pregao, tendo em vista que estamos com muitos Pregdes em andamento.

Atenciosamente,
Comisséao de Pregéo Il

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Para: Comissao de Pregéo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, boa tarde.
Segue resposta da equipe técnica quanto ao questionado.
Atenciosamente;

---------- Forwarded message ---------

De: Amanda Oliveira Guimaraes Quima <amanda.biologa@hotmail.com>

Date: qua., 30 de out. de 2024 as 16:46
Subject: RE: Esclarecimento

To: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa tarde
Sobre os esclarecimentos

30 de outubro de 2024 as

16:49

O procedimento diagnéstico em painel de imunohistoquimica (item 2 da tabela de precos): painel de

quantos anticorpos?

No caso de necessidade de lateralidade (como comumente visto em préstata) vai poder cobrar dois

painéis?

Nao tem anticorpo isolado também?
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R.:Existe um painel padrao a ser seguido. Em alguns casos precisa fazer uma complementacao,
mais acessorios no painel porém existe um preco padrao, o que é feito a mais nao pode ser
cobrado, pois se refere a mesma peca.

Exemplo um imunohistoquimica de um mesmo paciente porém pecas diferentes: vesicula e
apéndice nesse caso sera cobrado 2 imunohistoquimica.

sobre o

No caso de Utero de anexos (item 04): os anexos estdo inclusos neste valor ou pode ser cobrado
conforme a peca vir? Ex: Utero + 2 trompas = 3 pecas no valor de 82,05 cada

R.: Sim, serao cobradas segundo o que vier descrito no pedido médico, quantas pecas vierem.

O mesmo para item 03

R.: Sim, serao cobradas segundo o que vier descrito no pedido médico, quantas pecas vierem.

Os anexos se existirem configuracao valor de pagamento?

N3o. serd o mesmo preco da peca complexa.

Att

Amanda O. G. Quima

Bidloga CRBIO:057849/02

Coordenadora Geral de Laboratdorios PMNF 063295
Hospital Municipal Raul Sera.

Rua General Osério n°324- Centro Nova Friburgo- RJ
Cep: 28625-630 (22025242-300 Ramal

(22)997995880

De: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Enviado: terca-feira, 29 de outubro de 2024 13:12

Para: Amanda Guimaraes <amanda.biologa@hotmail.com>

Assunto: Fwd: Esclarecimento

Prezada, bom dia.
Segue questionamento do fornecedor.
Att;

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Secretaria Municipal de Saude
Gestao de Processos, Contratos e Convénios
(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

S nova ] scensrana
~ FRIBURGO K DE SAUDE

Secretaria Municipal de Saude
Gestao de Processos, Contratos e Convénios
(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo 31 de outubro de 2024 as
<pregao3.novafriburgo@gmail.com> 10:17
Para: cleide@drkanaan.com.br

—————————— Forwarded message ---------

De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Date: ter., 29 de out. de 2024 as 09:49

Subject: Fwd: Esclarecimento

To: Comissao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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