
Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
4 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 28 de novembro de 2024 às 09:43
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Mariê Ferreira Aneli <marie.ferreira@verocard.com.br>
Date: qua., 27 de nov. de 2024 às 17:48
Subject: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Marta <mbarbieri@verocard.com.br>

Prezados,

Boa tarde.

 

A VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 06.344.497/0001-41, interessada em participar do certame
licitatório – Pregão Eletrônico 90.155/2024 promovido pelo Município de Nova Friburgo para aquisição de Vale
Alimentação de Natal, vem, por meio deste, solicitar o seguinte esclarecimento:

Há a possibilidade de apresentar proposta com taxa negativa?

 

Agradecemos pela atenção e aguardamos retorno.

 

Atenciosamente,

 

 

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 28 de novembro de 2024 às 12:27
Para: Apoio RH PMNF <apoioadm.rh@gmail.com>

Boa tarde!

         Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.
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---------- Forwarded message ---------
De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Date: qui., 28 de nov. de 2024 às 09:43
Subject: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
To: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Mariê Ferreira Aneli <marie.ferreira@verocard.com.br>
Date: qua., 27 de nov. de 2024 às 17:48
Subject: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Marta <mbarbieri@verocard.com.br>

Prezados,

Boa tarde.

 

A VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 06.344.497/0001-41, interessada em participar do certame
licitatório – Pregão Eletrônico 90.155/2024 promovido pelo Município de Nova Friburgo para aquisição de Vale
Alimentação de Natal, vem, por meio deste, solicitar o seguinte esclarecimento:

Há a possibilidade de apresentar proposta com taxa negativa?

 

Agradecemos pela atenção e aguardamos retorno.

 

Atenciosamente,

 

 

Apoio RH PMNF <apoioadm.rh@gmail.com> 28 de novembro de 2024 às 15:58
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Vai ser aceito, mas no edital o critério de julgamento será o menor preço ofertado. 

Em qui., 28 de nov. de 2024 às 12:27, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:
Boa tarde!

         Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.

---------- Forwarded message ---------
De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Date: qui., 28 de nov. de 2024 às 09:43
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Subject: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
To: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Mariê Ferreira Aneli <marie.ferreira@verocard.com.br>
Date: qua., 27 de nov. de 2024 às 17:48
Subject: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Marta <mbarbieri@verocard.com.br>

Prezados,

Boa tarde.

 

A VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 06.344.497/0001-41, interessada em participar do
certame licitatório – Pregão Eletrônico 90.155/2024 promovido pelo Município de Nova Friburgo para aquisição de
Vale Alimentação de Natal, vem, por meio deste, solicitar o seguinte esclarecimento:

Há a possibilidade de apresentar proposta com taxa negativa?

 

Agradecemos pela atenção e aguardamos retorno.

 

Atenciosamente,

 

 

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 28 de novembro de 2024 às 16:23
Para: marie.ferreira@verocard.com.br

Boa tarde!

         Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.

---------- Forwarded message ---------
De: Apoio RH PMNF <apoioadm.rh@gmail.com>
Date: qui., 28 de nov. de 2024 às 16:04
Subject: Re: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
To: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Vai ser aceito, mas no edital o critério de julgamento será o menor preço ofertado. 
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Em qui., 28 de nov. de 2024 às 12:27, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:
Boa tarde!

         Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.

---------- Forwarded message ---------
De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Date: qui., 28 de nov. de 2024 às 09:43
Subject: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
To: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Mariê Ferreira Aneli <marie.ferreira@verocard.com.br>
Date: qua., 27 de nov. de 2024 às 17:48
Subject: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 90.155/2024
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Marta <mbarbieri@verocard.com.br>

Prezados,

Boa tarde.

 

A VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 06.344.497/0001-41, interessada em participar do
certame licitatório – Pregão Eletrônico 90.155/2024 promovido pelo Município de Nova Friburgo para aquisição de
Vale Alimentação de Natal, vem, por meio deste, solicitar o seguinte esclarecimento:

Há a possibilidade de apresentar proposta com taxa negativa?

 

Agradecemos pela atenção e aguardamos retorno.

 

Atenciosamente,
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