
Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Pedido de Esclarecimentos/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.155/2024
4 mensagens

Reginaldo Flor Pereira <reginaldo.pereira@corpay.com.br> 28 de novembro de 2024 às 08:00
Para: "licitacaopmnf@gmail.com" <licitacaopmnf@gmail.com>

 

Referência:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.155/2024

Bom dia, a VB Serviços, empresa do Grupo Sem Parar Empresas, CNPJ: 00.288.916/0010-80, interessada em
participar do processo em referência, vem mui respeitosamente solicitar alguns esclarecimentos:

1. Rede Credenciada:  Serão aceitos participantes com empresas de Rede credenciada fechada, e
empresas de rede aberta/bandeirada, ex: bandeira Master, Visa etc.?

2. Entendemos que a luz da Lei vigente do PAT, Lei 14.442/2022, o pagamento dos créditos para a
Contratada deve ser feito de forma antecipada aos créditos nos cartões. Pedimos o favor de que
nos esclareçam sobre esse ponto.

3. Os cartões terão alguma personalização, além do nome do colaborador?
4. Quais serão os critérios para a seleção dos fornecedores em caso de empate?
5. Qual é o atual fornecedor e qual a taxa de administração?
6. O valor informado de R$ 4.134.500,00 é o valor anual?
7. Qual a previsão para a implementação do novo fornecedor?

No aguardo, antecipadamente agradecemos,

 

Atenciosamente

 

Reginaldo
Flor Pereira
Sales Executive

(11) 96578-0271 e
99568-3417

Soluções para sua
empresa não parar

sempararempresas.com.br

 

 

 

http://sempararempresas.com.br/


image001.png
39K

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 28 de novembro de 2024 às 12:26
Para: Apoio RH PMNF <apoioadm.rh@gmail.com>

Boa tarde!

         Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Apoio RH PMNF <apoioadm.rh@gmail.com> 6 de dezembro de 2024 às 12:55
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

1. Os participantes são aqueles descritos no referido Edital.
2. Não se trata de Auxílio-alimentação mensal, mas de pagamento de uma única parcela de natureza indenizatória
de acordo com a Lei Municipal nº 4.987/2023.
3. Não.
4. Os critérios estão descritos no Edital.
5. O último fornecedor foi a empresa Verocard, CNPJ 06.344.497/0001-41 e a taxa praticada foi de 6,5%.
6. Não. Trata-se do valor da única parcela, de acordo com a Lei Municipal nº 4.897/2023.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Lei Municipal nº 4.987-2023.pdf
98K

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 6 de dezembro de 2024 às 14:46
Para: Apoio RH PMNF <apoioadm.rh@gmail.com>, "gerenciadepessoal.rh@gmail.com"
<gerenciadepessoal.rh@gmail.com>

Boa tarde!

           Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=60f7fc15ee&view=att&th=193726dee37ac462&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=60f7fc15ee&view=att&th=193726dee37ac462&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=60f7fc15ee&view=att&th=19373613c46f3fca&attid=0.1&disp=inline&realattid=193736086b44cff313&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=60f7fc15ee&view=att&th=19373613c46f3fca&attid=0.1&disp=inline&realattid=193736086b44cff313&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=60f7fc15ee&view=att&th=1939caf191699a1a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_m4cxge9x2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=60f7fc15ee&view=att&th=1939caf191699a1a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_m4cxge9x2&safe=1&zw


Comissão de Pregão I.

---------- Forwarded message ---------
De: Reginaldo Flor Pereira <reginaldo.pereira@corpay.com.br>
Date: qui., 28 de nov. de 2024 às 08:00
Subject: Pedido de Esclarecimentos/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.155/2024
To: licitacaopmnf@gmail.com <licitacaopmnf@gmail.com>

 

Referência:

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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