
Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Fwd: ESCLARECIMENTOS 90.155/2024
2 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 2 de dezembro de 2024 às 13:50
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Pedro Baptista Ewers Viana <pedro.viana@gimave.com.br>
Date: seg., 2 de dez. de 2024 às 13:37
Subject: ESCLARECIMENTOS 90.155/2024
To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia 
Espero que estejam bem.,

A empresa GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA, CNPJ: 05.989.476/0001- 10 - inscrição
estadual: isenta ,vem por meio deste, solicitar esclarecimento sobre edital supra citado:

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para emissão e entrega de cartão magnético com chip
(Cartão Vale-alimentação de Natal) e disponibilização de créditos de forma automática – on-line – para atender as
necessidades dos Órgãos do Município de Nova Friburgo.

Sobre o referido edital, seguem questionamentos:

1-  Será aceita taxa negativa?

Atenciosamente

--

AVISO LEGAL: As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos podem ser pessoais e confidenciais
sendo seu compartilhamento proibido, seu sigilo protegido por lei e seu uso autorizado somente para os fins
especificados. Após cessar sua finalidade os dados deverão ser excluídos permanentemente. Se você recebeu essa
mensagem por engano, por favor, responda imediatamente para que possamos garantir que essa falha não aconteça
novamente, e depois exclua a mensagem recebida para que possamos garantir o seu sigilo.

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 2 de dezembro de 2024 às 13:52
Para: pedro.viana@gimave.com.br

Boa tarde! 

      Vai ser aceita, mas no edital o critério de julgamento será o menor preço ofertado. 
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Atenciosamente, 

Comissão de Pregão I.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


